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Avv. FRANCESCO MASCIARI

LORO SEDI

OGGETTO: RICHIESTA TRASFERIMENTO SOMME E CONTESTUALE CHIUSURA CONTO CORRENTE NR. 2343 006081

Con la presente il sottoscritto, Dr. Giuseppe Fico — Unico Soggetto Abilitato ad operare sul
conto corrente nr. 2343 006081 avente IBAN IT45N0100522200000000006081, finalizzato alla
raccolta fondi per 'emergenza sanitaria “COVID - 19”7, comunica l'intenzione di procedere alla
chiusura dello stesso.

Vogliate, pertanto, provvedere alle suddette operazioni di chiusura avendo cura di
trasferire, tramite bonifico bancario, le somme presenti sul conto in parola (come da estratto
conto aggiornato al 17.07.2020, qui allegato) sul conto corrente intestato all’ASP di CROTONE
avente IBAN IT31 1 0100 5222000000002 18500.
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ASP Crotone - Sejreteria Direzione Amministrativa

Da: Teresa.Milano@bnimail.com

Inviato: venerdl 17 luglio 2020 16:02

A: direzione.amministrativa@asp.crotone.it; Stefania.Gallo@bnlmail.com;
Barbara.Infusino@bnimail.com

Cc: Barbara.Infusino@bnimail.com; Stefania.Gallo@bnimail.com; Maria.Riotto@bnimail.com

Oggetto: R: richiesta estratto conto dedicato COVID 19

Allegati: ESTRATTO GIUGNO- LUGLIO 2020.pdf

Gentilissimi,

rimettiamo in allegato quanto richiestoci.

Cordiali saluti

Da: ASP Crotone - Segreteria Direzione Amministrativa <direzione.amministrativa@asp.crotone.it>
Inviato: venerdi 17 luglio 2020 11:21
A: Gallo Stefania <Stefania.Gallo@bnlmail.com>; Milano Teresa <Teresa.Milano@bnimail.com>; Infusino Barbara

<Barbara.Infusino@bnimail.com>
Oggetto: richiesta estratto conto dedicato COVID 19

Su disposizione del Dr. Giuseppe Fico, con la presente si chiede estratto conto bancario acceso in relazione
al’emergenza COVID n.6081 avente in seguente iban

IT45 NO10 0522 2000 0000 0006 081
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BNL Gruppo BNPP notice
This e-mail, including any attachments, may contain private or confidential information.

If you think you may not be the intended recipient, or if you have received this e-mail in error,
please contact the sender immediately and delete all copies of this e-mail.

If you are not the intended recipient, you must not reproduce any part of this e-mail or disclose
its contents to any other party.

This message represents the opinion of the sender and not necessarily the opinion of the company.



[NDG: 302811136 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DIC

Conto Corrente: 2343 006081 Intestato a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI C
IBAN: IT45N0100522200000000006081

Saldi _ | Criteri di Ricerca

n ~168329,91 O T
Saldo Disponibile 168329,91 A: 1710712020
Saldo di Ripresa 160405,99

Lista Movimenti

TSPESE INVIO DOCUMENTO TRASPARENZA

106 | 30/06/2020 |66-SPESE 1,00 EUR A
14/07/2020 | 105 | 30/06/2020 |66-SPESE 1,00 EUR SPESE INVIO E/C C/C N. 00608172343 AL 30.06.20
26-VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE VOSTRO BONIFICO DEL 13.07.20 FAV. AZIENDA SANITARIA
ST 104 | S0med Iy i R PROVPER IMPOSTA IVA SU FT 284 A DEL 160420
VOSTRO BONIFICO DEL 13.07.20 FAV. NIBA ANTING KR
13072020 | 103 | 130712020 g?'VDSTRA DISROSIZIONEA FAVORE -894,50| EUR| 6382 IORNO DTRN: 0100580766846506480338223430IT PER PAGAM
FT 284 AD
BONIFICO DALLESTERO DEL 07.07 20 DA ADYEN NV
o7io7r2020 | 102 | 070712020 |z1-BONIFICO DA ESTERO +188,00| EUR | 9800 N e e hoh
06/07/2020 | 101 | 30/06/2020 |66-SPESE 24.87| EUR| 2343 IMPOSTA BOLLO SU RAP N. 006081/2343 AL 06.07.20
06/07/2020 | 100 | 30/06/2020 |68-STORNO SCRITTURE +8.20| EUR| 2343 ig%gg’g ECR'TTURA PERSTORNOIMPOSTA BOLLO CIC
01/07/2020 99 30/06/2020 |66-SPESE 8.20| EUR| 2343 IMPOSTA BOLLO SU RAP N. 006081/2343 AL 01.07.20
BONIFICO DEL 05.06.20 DA SOFIDELS P A. PER
05/06/2020 98 05/06/2020 |48-BONIFICO A VOSTRO FAVORE +10000,00| EUR | 9800 DONAZIONE A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO
ALL




