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Dr. Giuseppe FICO
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E P.C. AL DIRETTORE GENERALE FF
Avv. FRANCESCO MASCIARI

LORO SEDI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO NR. 01/COVID — 19 DEL 02.04.2020

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO

Con riferimento al conto corrente nr. 2343 006081 avente IBAN
IT45N0100522200000000006081, finalizzato alla raccolta fondi per 'emergenza
sanitaria “COVID - 19”, dato atto della disponibilita delle somme necessarie, il
sottoscritto, Dr. Giuseppe Fico — Unico Soggetto Abilitato ad operare sul predetto
c.c. — con la presente dispone che sia effettuato il pagamento della somma di €
5.200,00 a favore di NIBA ANTINCENDIO KR IORNO DI SITRA CATERINA E CO.
Cod. IBAN IT45 LOS3 8722210000000875269.

[l suddetto pagamento ¢ finalizzato all’acquisto di:
- n. 50 “maschere pieno facciale TR82 Spaciani” e
- n. 50 “Filtro P3 per maschera panoramica”,

da destinare agli operatori operanti nell’ambito del reparto COVID, istituito

all'interno del Presidio Ospedaliero di Crotone.
M

Centro Direzionale “IL GRANAIO”, Via Maric Nicoletta —. 88500 Crotone | tel. +39 962 924096 —
| mail direzione.amministrativa@asp.crotone.it — pec direzioneamministrativa@pec.asp.crotone.it
P.lva|CF: 01997410798




Patrizia MADIA - Segreteria DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Da: Patrizia MADIA - Segreteria DIREZIONE AMMINISTRATIVA
<direzione.amministrativa@asp.crotone.it>

Inviato: giovedi 2 aprile 2020 15:33

A: ‘Stefania.Gallo@bnlmail.com’; 'Teresa.Milano@bnlmail.com*;
‘Barbara.Infusino@bnlmail.com’

Oggetto: disposizione di pagamento conto COVID - 19

Allegati: ordinativo n. 01 del 02.04.2020.pdf

Unitamente alla presente, si trasmette I'ordinativo di pagamento nr. 01 del 02.04.2020 da valere su c.c. nr 2343
006081.

Distinti saluti

Dr. Giuseppe Fico



Patrizia MADIA - Segreteria DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Da: Mail Delivery Subsystem <postmaster@posta.aspkr.lan>

Inviato: giovedi 2 aprile 2020 15:33

A: direzione.amministrativa@asp.crotone.it

Oggetto: Ricevuta di ritorno: disposizione di pagamento conto COVID - 19
Allegati: Att031AFF38.txt; Att031AF4B8.txt

Questo e' un messaggio informativo inviato da posta.aspkr.lan.
Il server ha consegnato il tuo messaggio

Subject: disposizione di pagamento conto COVID - 19
Date: Thu, 2 Apr 2020 15:32:51 +0200

ai seguenti indirizzi:

<Stefania.Gallo@bnlmail.com> (relayed)
<Teresa.Milano@bnlmail.com> (relayed)
<Barbara.Infusino@bnimail.com> (relayed)
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Prevenlivo Data Pagina Spett.le
N. 26 02/04/2020 |
ASP
iy Azienda Provinciale di Crotone
DEM Via M. Nicoletta
88900 CROTONE KR

. J . v

Pagamento Cod P, IVA

Bonifico anticipato 1560

Descrizione U.M.| Quantitd | Prezzo Unitario | Sconti Importo VA
Certi di fare cosa gradita formuliamo ns migliore offerta

per i seguenti dispositivi di protezionme individuale:

Maschera pieno facciale TR82 Spasciani 50 89,00 4 450,00 |22
Filtro P3 per maschera panoramica 50 15,00 750,00 |22
Validita offerta 7gg

Approntamento materiale 14 gg dall'ordine

IVA Imponibile Imposta Totale Lordo Sconto Totale Netto Totale IMPONIBILE h
22 5 200,00 1 144,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 ¢

Trasporto Spese Varie Spase Boll Tolale IMPOSTA
1 144,00
Annotazioni Totale Preventve
5 200,00
J
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Codice IBAN

Cinint. Cin ABI CAB Conto Descrizione
IT45 L 05387 22210 000000875269 000000875269
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Progetto; MATSANPOKRABS 5011801- PRESIDI CHIRURGICI PO KR PROV.

24111 |MASCHERA PIENO FACCIALE TR82 SPASCIANI 50,00)PEZ 89,00000 22,00
24112 FILTRO P3 PER MASCHERA PANORAMICA §0,00{PEZ 15,00000 22,00
'| CODICE UNICO|UFFICIO ACIZEO
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Webmail | Kerio Connect 8.2.4 http://posta:85/webmail/mailView.php?desktop=mail View.php&a...

| Mittente: Ivan Solano <ivan.solano@asp.crotone.it>
| Destinatario: 'ASP Crotone - Massimo LA ROSA -' <massimo.larosa@asp.crotone.it> |
Data: 02.04.2020 12:21 PM
Oggetto: R: comunicazione urgentissima

Alla luce della Direttiva n. 1/2020 a firma del Soggetto Attuatore i DPI devono essere acquistati dalla
Protezione Civile e non con fondi del SSR. Cio posto per procedere allacquisto diretto & necessario avere il
codice del bonifico di una o pil donazioni a copertura dell'importo totale. Rimango in attesa.

Il Direttore f.f. U.O.C. : Lonbe % (€

Provveditorato, Economato e Gestione Logistica ( v !1“/" ,C.W"“ AV

Ing. Ivan Giuseppe SOLANO M/{"“’q" Ju ® oy ph =
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Da: ASP Crotone - Massimo LA ROSA - [mailto:massimo.larosa@asp.crotone.it] fr/w-!n"c i

Inviato: giovedi 2 aprile 2020 11.53 s
A: ivan.solano@asp.crotone.it L DIRETT mjﬁﬁ;\ﬂ\]o
Oggetto: comunicazione urgentissima I
Priorita: Alta Aw.F = MASCIAR

I‘I dotto Fico vuole che oggi stesso si proceda all'emissione dell'ordine ed alla stesura della determina per
liquidazione anticipata, trattandosi di materiale urgente ed indifferibile, ed a pronta consegna.
Pino Basile ti sta chiamando.

I dil
02/04/2020, 12:37



